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BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES

Enviado em: quinta-feira, 13 de setembro de 2018 08:58

Para: 'REINALDO RIBEIRO'

Assunto: RES: Infomaçõs

Prioridade: Alta

À 
Reyber Adv 
A/C Reinaldo Ribeiro 
 
Prezados 
 
De acordo com o item 3.5 do Edital “Todos os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade em vigor 
na data de sua apresentação.” Dessa forma, orientamos aos interessados que programem o envio da documentação 
de forma a atender às exigências do Edital. 
 

Atenciosamente,  
 

 

Gerencia de Licitações e Compras  
Unidade de Licitações e Compras 
� (51) 3025-5800 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br  

 
 

De: REINALDO RIBEIRO <reyber.adv@hotmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 17:52 
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br> 
Assunto: RE: Infomaçõs 

 
A informação é sobre o processo 0000145/2018. 
Aproveitando para perguntar: 
Toda a documentação para o credenciamento em nome da Reyber já está pronta. Consta que na época da 
abertura dos envelopes 
os documentos devem está dentro do vencimento. Só que, a certidão do FGTS, o Estado fornece com 20 
dias de validade.  
Como fica esta situação se enviarmos os documentos nesta data (Hoje), se a abertura dar-se-á em 29/1-
/2018? 
Atenciosamente 
Reinaldo Ribeiro 
Sócio Administrador 
Tel. 27-31002861 

De: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br> 
Enviado: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 14:13 
Para: 'REINALDO RIBEIRO' 
Assunto: RES: Infomaçõs  
  
Prezado, 
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Solicitamos favor indicar para qual processo licitatório se destina o seu questionamento. 
  
Atenciosamente, 
  

 

Gerencia de Licitações e Compras  
Unidade de Licitações e Compras 
� (51) 3025-5800 | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br  

  
  
  
  

De: REINALDO RIBEIRO <reyber.adv@hotmail.com>  
Enviada em: quarta-feira, 12 de setembro de 2018 11:10 
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br> 
Assunto: Infomaçõs 
  
Att. Sr. Leiloeiro 
  
Possuímos Atestado de Capacidade Técnica emitida para atender as exigência desta Banco no edital 
passado. 
Podemos usa-lo para este edital? 
Ficamos no aguardo da resposta com urgência. 
Atenciosamente 
Reinaldo Ribeiro 
Sócio Administrador 
Tel. 27-31002861 


